
SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TAHAÇALKARA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,298 157,440 1 3 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 1 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,50 10,98 8,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 0,63 0,65

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,50 3,01 3,55

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 3,50 0,77 0,75

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 0,01 0,15

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,00 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 -0,07 0,11

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,75 0,51 0,78

Toplam: 120 44 27 37,25 31 37,25 14,85 12,86

TYT Türkçe BAEACDaEBbEbe  aACdBaCbeEEEacaEBADeBaECB

Cevap Anahtarı A BAEACDEEBCEABCEEACCBDCAAEEECDBEBADCBBECB

TYT Sosyal aeBACCcAdCDCAaECAEcA     

Cevap Anahtarı A BCBACCDABCDCADECAEEABCCCA

TYT Matematik  Be            e     E    BB            

Cevap Anahtarı A CBBBBECCEDDCBDACCCACAEDCEDBBACBCCBEDACDB

TYT Fen B      cd Bee   b   

Cevap Anahtarı A BDBECCEDBEBBABDBACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

40 24 14 60

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Felsefe 5 4 1 80

5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

40 4 2 10

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 0 14

7 1 0 14

Kimya 7 1 4 14

7 1 4 14

Biyoloji 6 0 1 0

6 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMETEKİCİ 19 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,820 157,440 1 8 101 101 101

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 1 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 17,00 10,98 8,35

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,00 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 0,63 0,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,75 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 1,75 3,01 3,55

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 2,25 0,77 0,75

Toplam: 120 26 20 21,00 18 21,00 14,85 12,86

TYT Türkçe aCEcaaDAcEBDadEdAdCb CCAaaCeAbb EEaCAE B

Cevap Anahtarı B BCEBBCDABEBDCEEEAACDBCCAEECBAECBEEDCAEAB

TYT Sosyal                 cAE      

Cevap Anahtarı B CACBBCBDACEDCADAEAECACCCB

TYT Matematik  AdBe bD                                

Cevap Anahtarı B CABBDECDEACACCCADBCDDECCEBBBBCBDCADEBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 16 53

Türkçe 40 21 16 53

40 21 16 53

TYT Sosyal 25 2 1 8

Tarih-1 5 0 0 0

5 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

5 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

5 2 1 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

40 3 3 8



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ÖNDER 52 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 1 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 36 -5,00 -13 -5,00 10,98 8,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 0,63 0,65

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,00 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 3,75 3,01 3,55

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 -0,50 0,77 0,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,15

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,07 0,11

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,50 0,51 0,78

Toplam: 120 12 57 -2,25 -2 -2,25 14,85 12,86

TYT Türkçe deccBeadcbacedbdAcdeabecbdacbEdBddbacdba

Cevap Anahtarı B BCEBBCDABEBDCEEEAACDBCCAEECBAECBEEDCAEAB

TYT Sosyal ecCBdadeACdbbAaAbccC     

Cevap Anahtarı B CACBBCBDACEDCADAEAECACCCB

TYT Matematik          ceA  d    e  b   e             

Cevap Anahtarı B CABBDECDEACACCCADBCDDECCEBBBBCBDCADEBCCB

TYT Fen            a b      

Cevap Anahtarı B ECCBDEBBABEBBDCECABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 36 10

Türkçe 40 4 36 10

40 4 36 10

TYT Sosyal 25 7 13 28

Tarih-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 1 4 20

5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

40 1 6 3

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 0 0

7 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

7 0 2 0

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
35 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,190 157,440 5 6 90 90 90

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 11 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 17,25 10,98 8,35

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,59 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,07 0,63 0,65

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,18 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,64 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 4,48 3,01 3,55

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,01 0,15

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,53 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,14 -0,07 0,11

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,36 0,51 0,78

Toplam: 120 28 21 22,75 19 23,59 14,85 12,86

TYT Türkçe BCEadeDdBaBD cEEAbbb dCcEaCBAcbdEaDdAE B

Cevap Anahtarı B BCEBBCDABEBDCEEEAACDBCCAEECBAECBEEDCAEAB

TYT Sosyal   a B     aD    cAE      

Cevap Anahtarı B CACBBCBDACEDCADAEAECACCCB

TYT Fen          B BBD     e

Cevap Anahtarı B ECCBDEBBABEBBDCECABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 17 50

Türkçe 40 20 17 50

40 20 17 50

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 1 1 20

5 1 1 20

Coğrafya-1 5 0 0 0

5 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

5 2 1 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 0 0 0

7 0 0 0

Kimya 7 4 0 57

7 4 0 57

Biyoloji 6 0 1 0

6 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDA TOPLU 18 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,570 157,440 9 12 156 156 156

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 11 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 17,25 10,98 8,35

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,59 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,07 0,63 0,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,18 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,64 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 4,48 3,01 3,55

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,01 0,15

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,53 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,14 -0,07 0,11

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,36 0,51 0,78

Toplam: 120 21 19 16,25 14 23,59 14,85 12,86

TYT Türkçe   ccdeDAB e aEEcAeCDeCCb E  AEaaacaCAE B

Cevap Anahtarı B BCEBBCDABEBDCEEEAACDBCCAEECBAECBEEDCAEAB

TYT Sosyal      Cde        cAEC     

Cevap Anahtarı B CACBBCBDACEDCADAEAECACCCB

TYT Fen            e        

Cevap Anahtarı B ECCBDEBBABEBBDCECABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 15 43

Türkçe 40 17 15 43

40 17 15 43

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 0 0 0

5 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

5 1 2 20

Felsefe 5 0 0 0

5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

5 3 1 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

7 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

7 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR TAŞTEPE 43 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,453 157,440 6 7 98 98 98

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 11 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 17,25 10,98 8,35

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,59 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,07 0,63 0,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,18 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,64 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 4,48 3,01 3,55

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,01 0,15

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,53 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,14 -0,07 0,11

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,36 0,51 0,78

Toplam: 120 26 17 21,75 18 23,59 14,85 12,86

TYT Türkçe B EddCDABE  dbEEbAa BdCA c  d CBE cCAE B

Cevap Anahtarı B BCEBBCDABEBDCEEEAACDBCCAEECBAECBEEDCAEAB

TYT Sosyal  c ca d AC     AcAd      

Cevap Anahtarı B CACBBCBDACEDCADAEAECACCCB

TYT Fen            BB     c 

Cevap Anahtarı B ECCBDEBBABEBBDCECABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 10 50

Türkçe 40 20 10 50

40 20 10 50

TYT Sosyal 25 4 6 16

Tarih-1 5 0 3 0

5 0 3 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

5 2 1 40

Felsefe 5 0 0 0

5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

7 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

7 2 0 29

Biyoloji 6 0 1 0

6 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA BİÇER 1 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,775 157,440 7 10 124 124 124

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 11 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 17,25 10,98 8,35

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,59 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,07 0,63 0,65

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,18 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,64 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 4,48 3,01 3,55

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 1,38 0,77 0,75

Toplam: 120 24 20 19,00 16 23,59 14,85 12,86

TYT Türkçe B EaeeDABEeaeEEcAAeb CbA    AEdBbcDCbE B

Cevap Anahtarı B BCEBBCDABEBDCEEEAACDBCCAEECBAECBEEDCAEAB

TYT Sosyal d    e e a   A AcAEa     

Cevap Anahtarı B CACBBCBDACEDCADAEAECACCCB

TYT Matematik    B                                    

Cevap Anahtarı B CABBDECDEACACCCADBCDDECCEBBBBCBDCADEBCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 14 48

Türkçe 40 19 14 48

40 19 14 48

TYT Sosyal 25 4 6 16

Tarih-1 5 0 1 0

5 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

5 0 3 0

Felsefe 5 1 0 20

5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

40 1 0 3



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALPEREN ÖCAL 342 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,785 157,440 10 17 199 199 199

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 11 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 14 10,50 26 17,25 10,98 8,35

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,59 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,07 0,63 0,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,18 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,64 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 4,48 3,01 3,55

Toplam: 120 15 16 11,00 9 23,59 14,85 12,86

TYT Türkçe BAaACaE         eCddaeAeEEdeeBEBbaCBd   

Cevap Anahtarı A BAEACDEEBCEABCEEACCBDCAAEEECDBEBADCBBECB

TYT Sosyal                 Acc      

Cevap Anahtarı A BCBACCDABCDCADECAEEABCCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 14 35

Türkçe 40 14 14 35

40 14 14 35

TYT Sosyal 25 1 2 4

Tarih-1 5 0 0 0

5 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

5 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

5 1 2 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİBAN ÖZTÜRK 15 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,325 157,440 3 4 35 35 35

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 11 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 17,25 10,98 8,35

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,59 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,07 0,63 0,65

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,18 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,64 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 4,48 3,01 3,55

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,01 0,15

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,53 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,14 -0,07 0,11

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,36 0,51 0,78

Toplam: 120 35 13 31,75 26 23,59 14,85 12,86

TYT Türkçe BAEACDaEB EA  d ACd aCAAEEECcBEBADaBBbCB

Cevap Anahtarı A BAEACDEEBCEABCEEACCBDCAAEEECDBEBADCBBECB

TYT Sosyal ae   d A bDCA c AEc      

Cevap Anahtarı A BCBACCDABCDCADECAEEABCCCA

TYT Fen           B         

Cevap Anahtarı A BDBECCEDBEBBABDBACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 7 70

Türkçe 40 28 7 70

40 28 7 70

TYT Sosyal 25 6 6 24

Tarih-1 5 0 2 0

5 0 2 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

5 1 2 20

Felsefe 5 3 1 60

5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

5 2 1 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

7 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

7 1 0 14

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BAYRAK 88 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,520 157,440 1 1 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 11 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 17,25 10,98 8,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,59 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,07 0,63 0,65

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,18 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,64 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 4,48 3,01 3,55

Matematik-1 40 5 8 3,00 8 1,38 0,77 0,75

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,03 0,01 0,15

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,53 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,14 -0,07 0,11

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,36 0,51 0,78

Toplam: 120 49 22 43,50 36 23,59 14,85 12,86

TYT Türkçe dAEACDE BCEABea ACCBa AAEEEe B BADeBBECB

Cevap Anahtarı A BAEACDEEBCEABCEEACCBDCAAEEECDBEBADCBBECB

TYT Sosyal aCB CCcABCabADECAccA     

Cevap Anahtarı A BCBACCDABCDCADECAEEABCCCA

TYT Matematik  BeBa   c D e   ab C   b  B     a       

Cevap Anahtarı A CBBBBECCEDDCBDACCCACAEDCEDBBACBCCBEDACDB

TYT Fen c   e     BB        

Cevap Anahtarı A BDBECCEDBEBBABDBACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 6 73

Türkçe 40 29 6 73

40 29 6 73

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 3 1 60

5 3 1 60

Coğrafya-1 5 4 1 80

5 4 1 80

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 5 8 13

Matematik-1 40 5 8 13

40 5 8 13

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 2 0

7 0 2 0

Kimya 7 2 0 29

7 2 0 29

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİYA TAŞTEPE 336 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,115 157,440 11 18 209 209 209

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 11 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 17,25 10,98 8,35

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,59 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,07 0,63 0,65

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,18 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,64 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 4,48 3,01 3,55

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 1,38 0,77 0,75

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,03 0,01 0,15

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,53 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,14 -0,07 0,11

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 1,36 0,51 0,78

Toplam: 120 20 38 10,50 9 23,59 14,85 12,86

TYT Türkçe BAEACbEbBeEA  a bbC aaAedbce  bcdDecacCB

Cevap Anahtarı A BAEACDEEBCEABCEEACCBDCAAEEECDBEBADCBBECB

TYT Sosyal B   bCebBaDd    Acd      

Cevap Anahtarı A BCBACCDABCDCADECAEEABCCCA

TYT Matematik           b     a           c           

Cevap Anahtarı A CBBBBECCEDDCBDACCCACAEDCEDBBACBCCBEDACDB

TYT Fen ab  C  cdbae   e    

Cevap Anahtarı A BDBECCEDBEBBABDBACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 20 35

Türkçe 40 14 20 35

40 14 20 35

TYT Sosyal 25 5 7 20

Tarih-1 5 1 1 20

5 1 1 20

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 1 1 20

5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

5 1 2 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

40 0 3 0

TYT Fen 20 1 8 5

Fizik 7 1 2 14

7 1 2 14

Kimya 7 0 5 0

7 0 5 0

Biyoloji 6 0 1 0

6 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞABAN UMUT KAVAK 344 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,153 157,440 8 11 127 127 127

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 11 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 17,25 10,98 8,35

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,59 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,07 0,63 0,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,18 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,64 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 3 -0,75 -4 4,48 3,01 3,55

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 1,38 0,77 0,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,01 0,15

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,53 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,14 -0,07 0,11

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,36 0,51 0,78

Toplam: 120 26 28 19,00 16 23,59 14,85 12,86

TYT Türkçe BCEBBeDeccBbaEbbAAeaddCbab  AEbBEEDeAEAB

Cevap Anahtarı B BCEBBCDABEBDCEEEAACDBCCAEECBAECBEEDCAEAB

TYT Sosyal  b    c b                

Cevap Anahtarı B CACBBCBDACEDCADAEAECACCCB

TYT Matematik    B   D      d    c   e     b          

Cevap Anahtarı B CABBDECDEACACCCADBCDDECCEBBBBCBDCADEBCCB

TYT Fen        de E BDba    

Cevap Anahtarı B ECCBDEBBABEBBDCECABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 17 53

Türkçe 40 21 17 53

40 21 17 53

TYT Sosyal 25 0 3 0

Tarih-1 5 0 1 0

5 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

5 0 2 0

Felsefe 5 0 0 0

5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

40 2 4 5

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 0 0 0

7 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

7 3 2 43

Biyoloji 6 0 2 0

6 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP BOZKURT 24 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,645 157,440 2 2 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 11 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 17,25 10,98 8,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,59 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,07 0,63 0,65

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,18 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,64 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 4,48 3,01 3,55

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 1,38 0,77 0,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,01 0,15

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,53 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,14 -0,07 0,11

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,36 0,51 0,78

Toplam: 120 42 13 38,75 32 23,59 14,85 12,86

TYT Türkçe B EACDE Bd  eC  ACCBDaAAdEcCD EBeD BdECB

Cevap Anahtarı A BAEACDEEBCEABCEEACCBDCAAEEECDBEBADCBBECB

TYT Sosyal aeBA C AdCDCAD  AEcA     

Cevap Anahtarı A BCBACCDABCDCADECAEEABCCCA

TYT Matematik  B  B                                   

Cevap Anahtarı A CBBBBECCEDDCBDACCCACAEDCEDBBACBCCBEDACDB

TYT Fen  c     Da BB        

Cevap Anahtarı A BDBECCEDBEBBABDBACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 7 63

Türkçe 40 25 7 63

40 25 7 63

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 2 2 40

5 2 2 40

Coğrafya-1 5 3 1 60

5 3 1 60

Felsefe 5 4 0 80

5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

5 3 1 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

40 2 0 5

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 0 1 0

7 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

7 3 1 43

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE YAZAR 21 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,168 157,440 4 5 58 58 58

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 11 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 17,25 10,98 8,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,59 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,07 0,63 0,65

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,18 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,64 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 4,48 3,01 3,55

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 1,38 0,77 0,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,01 0,15

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,53 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,14 -0,07 0,11

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,36 0,51 0,78

Toplam: 120 33 31 25,25 21 23,59 14,85 12,86

TYT Türkçe aCEcBdDbBcB aEEdAbe dCbA cCcAbddEEaCbEAB

Cevap Anahtarı B BCEBBCDABEBDCEEEAACDBCCAEECBAECBEEDCAEAB

TYT Sosyal bACBaCBeAebadAD cAEa     

Cevap Anahtarı B CACBBCBDACEDCADAEAECACCCB

TYT Matematik    a  C   C   e  d   Ed                 

Cevap Anahtarı B CABBDECDEACACCCADBCDDECCEBBBBCBDCADEBCCB

TYT Fen            B        

Cevap Anahtarı B ECCBDEBBABEBBDCECABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 18 48

Türkçe 40 19 18 48

40 19 18 48

TYT Sosyal 25 10 9 40

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Felsefe 5 2 3 40

5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8

40 3 4 8

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

7 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

7 1 0 14

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETCANTAŞTEPE 42 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,208 157,440 9 22 230 230 230

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 12 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 7,52 10,98 8,35

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,11 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,25 0,63 0,65

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,05 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,43 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 1,84 3,01 3,55

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 -0,22 0,77 0,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 0,01 0,15

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,28 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 -0,07 0,11

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,25 0,51 0,78

Toplam: 120 12 21 6,75 6 9,19 14,85 12,86

TYT Türkçe BdEaaeDdcEBDebEdebCa                    

Cevap Anahtarı B BCEBBCDABEBDCEEEAACDBCCAEECBAECBEEDCAEAB

TYT Sosyal e  aBd DAaaDa            

Cevap Anahtarı B CACBBCBDACEDCADAEAECACCCB

TYT Matematik    a                      c             

Cevap Anahtarı B CABBDECDEACACCCADBCDDECCEBBBBCBDCADEBCCB

TYT Fen            a        

Cevap Anahtarı B ECCBDEBBABEBBDCECABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 12 20

Türkçe 40 8 12 20

40 8 12 20

TYT Sosyal 25 4 6 16

Tarih-1 5 1 2 20

5 1 2 20

Coğrafya-1 5 2 2 40

5 2 2 40

Felsefe 5 1 2 20

5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

40 0 2 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

7 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

7 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT *ADİR AKKAYA 325 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 12 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 23 6,25 16 7,52 10,98 8,35

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 -0,22 0,77 0,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,01 0,15

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,28 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 -0,07 0,11

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,25 0,51 0,78

Toplam: 120 12 26 5,50 5 9,19 14,85 12,86

TYT Türkçe BdEaadDdcEBbdEbaeAacddCAd CcbEbd b   dbB

Cevap Anahtarı B BCEBBCDABEBDCEEEAACDBCCAEECBAECBEEDCAEAB

TYT Matematik    a                                    

Cevap Anahtarı B CABBDECDEACACCCADBCDDECCEBBBBCBDCADEBCCB

TYT Fen b            c      

Cevap Anahtarı B ECCBDEBBABEBBDCECABD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 23 30

Türkçe 40 12 23 30

40 12 23 30

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

40 0 1 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

7 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

7 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA  BAYRAM 60 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,453 157,440 4 15 195 195 195

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 12 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 7,52 10,98 8,35

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,11 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,25 0,63 0,65

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,05 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,43 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 1,84 3,01 3,55

Toplam: 120 18 26 11,50 10 9,19 14,85 12,86

TYT Türkçe d aACeE daEA  aaACdeaebeEEde BEeADedaE  

Cevap Anahtarı A BAEACDEEBCEABCEEACCBDCAAEEECDBEBADCBBECB

TYT Sosyal a ecbC A ea     AEc      

Cevap Anahtarı A BCBACCDABCDCADECAEEABCCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 19 35

Türkçe 40 14 19 35

40 14 19 35

TYT Sosyal 25 4 7 16

Tarih-1 5 0 4 0

5 0 4 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

5 2 1 40

Felsefe 5 0 1 0

5 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

5 2 1 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYYÜPBUĞRA TECEN 334 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 12 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 11 -0,75 -2 7,52 10,98 8,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,11 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,25 0,63 0,65

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,05 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,43 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 1,84 3,01 3,55

Matematik-1 40 3 13 -0,25 -1 -0,22 0,77 0,75

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,25 0,01 0,15

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,28 0,57 0,52

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,22 -0,07 0,11

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,25 0,51 0,78

Toplam: 120 10 39 0,25 0 9,19 14,85 12,86

TYT Türkçe Bc  Cc   a b   a e  b c    a    d   c   

Cevap Anahtarı A BAEACDEEBCEABCEEACCBDCAAEEECDBEBADCBBECB

TYT Sosyal B dcbabdd a    CAaEc     

Cevap Anahtarı A BCBACCDABCDCADECAEEABCCCA

TYT Matematik d BeB d E  a  c    b   b   c    ea  da c

Cevap Anahtarı A CBBBBECCEDDCBDACCCACAEDCEDBBACBCCBEDACDB

TYT Fen db  e     d b   A   

Cevap Anahtarı A BDBECCEDBEBBABDBACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 2 11 5

Türkçe 40 2 11 5

40 2 11 5

TYT Sosyal 25 4 10 16

Tarih-1 5 1 3 20

5 1 3 20

Coğrafya-1 5 0 4 0

5 0 4 0

Felsefe 5 0 1 0

5 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 3 13 8

Matematik-1 40 3 13 8

40 3 13 8

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 0 3 0

7 0 3 0

Kimya 7 0 2 0

7 0 2 0

Biyoloji 6 1 0 17

6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSUNA ÖZYURT 44 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,875 157,440 1 9 123 123 123

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 12 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 7,52 10,98 8,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,11 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,25 0,63 0,65

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,05 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,43 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 1,84 3,01 3,55

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 -0,22 0,77 0,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 0,01 0,15

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,28 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 -0,07 0,11

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,25 0,51 0,78

Toplam: 120 27 31 19,25 16 9,19 14,85 12,86

TYT Türkçe dAdAd EadCEAeCaEdCdBbbAeccEaDBEedDdBdcCc

Cevap Anahtarı A BAEACDEEBCEABCEEACCBDCAAEEECDBEBADCBBECB

TYT Sosyal aeBAbC      ADd AccA     

Cevap Anahtarı A BCBACCDABCDCADECAEEABCCCA

TYT Matematik  eB     b                 a          e  

Cevap Anahtarı A CBBBBECCEDDCBDACCCACAEDCEDBBACBCCBEDACDB

TYT Fen           B         

Cevap Anahtarı A BDBECCEDBEBBABDBACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 21 45

Türkçe 40 18 21 45

40 18 21 45

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Coğrafya-1 5 1 0 20

5 1 0 20

Felsefe 5 2 1 40

5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

40 1 4 3

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

7 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

7 1 0 14

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE YAZICI 37 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,090 157,440 6 19 210 210 210

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 12 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 7,52 10,98 8,35

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,11 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,25 0,63 0,65

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,05 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,43 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 1,84 3,01 3,55

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 -0,22 0,77 0,75

Toplam: 120 19 34 10,50 9 9,19 14,85 12,86

TYT Türkçe dAEcC caddcA CaEeCCBb b  cEa BEe  dBaEdc

Cevap Anahtarı A BAEACDEEBCEABCEEACCBDCAAEEECDBEBADCBBECB

TYT Sosyal Bddcbd Acea    aAcdA     

Cevap Anahtarı A BCBACCDABCDCADECAEEABCCCA

TYT Matematik  eBac   b                            e  

Cevap Anahtarı A CBBBBECCEDDCBDACCCACAEDCEDBBACBCCBEDACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 18 35

Türkçe 40 14 18 35

40 14 18 35

TYT Sosyal 25 4 11 16

Tarih-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Coğrafya-1 5 1 3 20

5 1 3 20

Felsefe 5 0 1 0

5 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3

40 1 5 3



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLDEM DERTLİ 38 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,600 157,440 2 13 186 186 186

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 12 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 7,52 10,98 8,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,11 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,25 0,63 0,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,05 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,43 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 1,84 3,01 3,55

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 -0,22 0,77 0,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,01 0,15

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,28 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 -0,07 0,11

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,25 0,51 0,78

Toplam: 120 21 34 12,50 10 9,19 14,85 12,86

TYT Türkçe BcEAbcEbddEA eadbCbBaebeEcEa BEBdDddcEeB

Cevap Anahtarı A BAEACDEEBCEABCEEACCBDCAAEEECDBEBADCBBECB

TYT Sosyal B dcb   c      aAEcc     

Cevap Anahtarı A BCBACCDABCDCADECAEEABCCCA

TYT Matematik           D  c b    c                   

Cevap Anahtarı A CBBBBECCEDDCBDACCCACAEDCEDBBACBCCBEDACDB

TYT Fen     e  e  B         

Cevap Anahtarı A BDBECCEDBEBBABDBACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 22 40

Türkçe 40 16 22 40

40 16 22 40

TYT Sosyal 25 3 7 12

Tarih-1 5 1 3 20

5 1 3 20

Coğrafya-1 5 0 1 0

5 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

40 1 3 3

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 1 0

7 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

7 1 1 14

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ŞAHİN 345 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,480 157,440 3 14 189 189 189

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 12 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 7,52 10,98 8,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,11 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,25 0,63 0,65

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,05 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,43 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 1,84 3,01 3,55

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 -0,22 0,77 0,75

Toplam: 120 20 31 12,25 10 9,19 14,85 12,86

TYT Türkçe BcEACcE ddEA  b eabdabAedbEC BEBdDddcEeB

Cevap Anahtarı A BAEACDEEBCEABCEEACCBDCAAEEECDBEBADCBBECB

TYT Sosyal B dcba d  aaAab AEc      

Cevap Anahtarı A BCBACCDABCDCADECAEEABCCCA

TYT Matematik     d     c                             

Cevap Anahtarı A CBBBBECCEDDCBDACCCACAEDCEDBBACBCCBEDACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 19 40

Türkçe 40 16 19 40

40 16 19 40

TYT Sosyal 25 4 10 16

Tarih-1 5 1 3 20

5 1 3 20

Coğrafya-1 5 0 2 0

5 0 2 0

Felsefe 5 1 4 20

5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

5 2 1 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

40 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TOLGA SARGIN 6 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 12 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 17 5,75 14 7,52 10,98 8,35

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,11 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,25 0,63 0,65

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,05 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,43 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 13 -2,25 -11 1,84 3,01 3,55

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 -0,22 0,77 0,75

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,25 0,01 0,15

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,28 0,57 0,52

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,22 -0,07 0,11

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,25 0,51 0,78

Toplam: 120 13 38 3,50 3 9,19 14,85 12,86

TYT Türkçe   EBdebdcEBa cEdeAe    b  C d bddb CAd B

Cevap Anahtarı B BCEBBCDABEBDCEEEAACDBCCAEECBAECBEEDCAEAB

TYT Sosyal e  aeda caab cc Ee a     

Cevap Anahtarı B CACBBCBDACEDCADAEAECACCCB

TYT Matematik dA        d                        c    

Cevap Anahtarı B CABBDECDEACACCCADBCDDECCEBBBBCBDCADEBCCB

TYT Fen  a c  c      cd   B 

Cevap Anahtarı B ECCBDEBBABEBBDCECABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 17 25

Türkçe 40 10 17 25

40 10 17 25

TYT Sosyal 25 1 13 4

Tarih-1 5 0 3 0

5 0 3 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

5 0 4 0

Felsefe 5 0 4 0

5 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

5 1 2 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

40 1 3 3

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 0 3 0

7 0 3 0

Kimya 7 0 1 0

7 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR ALNIAÇIK 32 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,140 157,440 7 20 212 212 212

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 12 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 23 8,25 21 7,52 10,98 8,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,11 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,25 0,63 0,65

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,05 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,43 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 1,84 3,01 3,55

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 -0,22 0,77 0,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 0,01 0,15

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,28 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 -0,07 0,11

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,25 0,51 0,78

Toplam: 120 19 35 10,25 9 9,19 14,85 12,86

TYT Türkçe aAEAdcb dbEbcC  ACddcaAeabbeDBEcdDdaaEdB

Cevap Anahtarı A BAEACDEEBCEABCEEACCBDCAAEEECDBEBADCBBECB

TYT Sosyal aeBA  D dd   aa AccA     

Cevap Anahtarı A BCBACCDABCDCADECAEEABCCCA

TYT Matematik   d a                     a             

Cevap Anahtarı A CBBBBECCEDDCBDACCCACAEDCEDBBACBCCBEDACDB

TYT Fen           a         

Cevap Anahtarı A BDBECCEDBEBBABDBACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 23 35

Türkçe 40 14 23 35

40 14 23 35

TYT Sosyal 25 5 8 20

Tarih-1 5 2 2 40

5 2 2 40

Coğrafya-1 5 1 2 20

5 1 2 20

Felsefe 5 0 2 0

5 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

40 0 3 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

7 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

7 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN MERT * CI 335 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,480 157,440 8 21 229 229 229

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 12 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 7,52 10,98 8,35

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,11 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,25 0,63 0,65

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,05 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,43 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 1,84 3,01 3,55

Toplam: 120 16 37 6,75 6 9,19 14,85 12,86

TYT Türkçe BdEadeedeEaDedbdedacdddAEaddbEbBdbcdAaAB

Cevap Anahtarı B BCEBBCDABEBDCEEEAACDBCCAEECBAECBEEDCAEAB

TYT Sosyal bbeda  b    aA AcAEC     

Cevap Anahtarı B CACBBCBDACEDCADAEAECACCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 29 28

Türkçe 40 11 29 28

40 11 29 28

TYT Sosyal 25 5 8 20

Tarih-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

5 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YÜKSEL 28 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,975 157,440 5 16 198 198 198

Puanı Hesaplanan: 22 248 248 275

Katılımlar: 12 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 7,52 10,98 8,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,11 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,25 0,63 0,65

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,05 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,43 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 1,84 3,01 3,55

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 -0,22 0,77 0,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 0,01 0,15

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,28 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 -0,07 0,11

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,25 0,51 0,78

Toplam: 120 19 31 11,25 9 9,19 14,85 12,86

TYT Türkçe BdEaadDdcEBDebbaeAacddCAdaCcbEbddbcdAEAB

Cevap Anahtarı B BCEBBCDABEBDCEEEAACDBCCAEECBAECBEEDCAEAB

TYT Sosyal b dcBa D  a              

Cevap Anahtarı B CACBBCBDACEDCADAEAECACCCB

TYT Matematik                          a              

Cevap Anahtarı B CABBDECDEACACCCADBCDDECCEBBBBCBDCADEBCCB

TYT Fen            B D      

Cevap Anahtarı B ECCBDEBBABEBBDCECABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 25 38

Türkçe 40 15 25 38

40 15 25 38

TYT Sosyal 25 2 5 8

Tarih-1 5 1 3 20

5 1 3 20

Coğrafya-1 5 1 1 20

5 1 1 20

Felsefe 5 0 1 0

5 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

40 0 1 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

7 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

7 2 0 29

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AKIN 341 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 2 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 -2,50 10,98 8,35

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 -0,62 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,62 0,63 0,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 -0,62 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 -3,12 3,01 3,55

Matematik-1 40 12 28 5,00 13 2,50 0,77 0,75

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,75 0,01 0,15

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -1,75 0,57 0,52

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,88 -0,07 0,11

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -1,88 0,51 0,78

Toplam: 120 23 97 -1,25 -1 -5,00 14,85 12,86

TYT Türkçe dbcaBdedcaBabcdEccabdbacbcdBbaCdEabCdcba

Cevap Anahtarı B BCEBBCDABEBDCEEEAACDBCCAEECBAECBEEDCAEAB

TYT Sosyal eAedcbabdbdcddbAaeab     

Cevap Anahtarı B CACBBCBDACEDCADAEAECACCCB

TYT Matematik bceBDbacEedbbabeDcaabEdCaBeeeCcDbAaEceaB

Cevap Anahtarı B CABBDECDEACACCCADBCDDECCEBBBBCBDCADEBCCB

TYT Fen bCdeDcdabcdedcbabcde

Cevap Anahtarı B ECCBDEBBABEBBDCECABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 33 18

Türkçe 40 7 33 18

40 7 33 18

TYT Sosyal 25 2 18 8

Tarih-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Coğrafya-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Felsefe 5 0 5 0

5 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 12 28 30

Matematik-1 40 12 28 30

40 12 28 30

TYT Fen 20 2 18 10

Fizik 7 2 5 29

7 2 5 29

Kimya 7 0 7 0

7 0 7 0

Biyoloji 6 0 6 0

6 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2 Nolu Deneme 1. Oturum (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ONAY 340 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 2 28 281 281 368

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 19 -3,75 -9 -2,50 10,98 8,35

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,62 0,38 0,79

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,62 0,63 0,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 0,55 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -0,62 1,45 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 19 -3,75 -19 -3,12 3,01 3,55

Matematik-1 40 4 16 0,00 0 2,50 0,77 0,75

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,75 0,01 0,15

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -1,75 0,57 0,52

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,88 -0,07 0,11

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -1,88 0,51 0,78

Toplam: 120 9 71 -8,75 -7 -5,00 14,85 12,86

TYT Türkçe eccdaDbcaebdaecbedba                    

Cevap Anahtarı A BAEACDEEBCEABCEEACCBDCAAEEECDBEBADCBBECB

TYT Sosyal dbecbaDceaeddbaaedcc     

Cevap Anahtarı A BCBACCDABCDCADECAEEABCCCA

TYT Matematik ecBadabadecCaDbedCba                    

Cevap Anahtarı A CBBBBECCEDDCBDACCCACAEDCEDBBACBCCBEDACDB

TYT Fen dbaECdbbadcebdaebCda

Cevap Anahtarı A BDBECCEDBEBBABDBACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 1 19 3

Türkçe 40 1 19 3

40 1 19 3

TYT Sosyal 25 1 19 4

Tarih-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Felsefe 5 0 5 0

5 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

5 0 5 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

5 0 0 0

TYT Matematik 40 4 16 10

Matematik-1 40 4 16 10

40 4 16 10

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 2 5 29

7 2 5 29

Kimya 7 0 7 0

7 0 7 0

Biyoloji 6 1 5 17

6 1 5 17
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